PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

GCORPORACION MUNICIPAL DE DESARRDLLO SOCIAL DE

FACTURA ELECTRONICA

N®573

Wbl = CALAMA

Fecha Ermision: 20 de Mayo del 2020

LEY SEP- Drden Cﬂ-_TE!'d N*® 22000000536 dal 2(020-05-13

SENORIES) CALAMA

RUT TO954.800-6

GHRO: VENTA AL POR MENDH DE PRODUCTOS FARMAGEY

DIREGCION: AV B h

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMSA

CONTACTO

. DELGIRO

. = : Beimptol,, _
Codigo Drasoripcion Cantidad Pregg Adic.* eDese Valor
BIDON 5 LTS ALCOHOL GEL Z UNID 29.328 SB.E55
MASCARILLA RELITLIZABLE 30 LINID 824 207200
DISPENSADOR ALCOHOL GEL 2 UNID 20.924 41.8B48
TERMOMETRO DIGITAL INFRA T UNID T09.224 108 224
Pederencias:

Forma de Pago:Crédilo

Res.BS de 2014 Verfigua documenio: www.sil.cl

MONTOMNETO & J48B8.048
IVA19% § 82520
IMPLIESTO ADICIONAL % 1]

TOTAL 3 5L7o468




De: e117 lasabejitas@comdescalama.cl
Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2020 10:55
Para: jmorales@comdescalama.cl

Asunto: Fwd: RV; Firma Listado

Importancia: Alta

Estimada
Judith
Junto con saludarle informo haber recibido los productos de |z orden de
requerimiento, para que se proceda al pago de factura:

TITA MANACA MOLINA
DIRECTORA

Mensaje Original
Asunto: RV: Firma Listado

Fecha: 2020-08-11 11:11

De: "Judith Morales" <jmorales@comdescalama.ct>

Destinatario: <e117.lasabejitas@comdescalama.cl>, <utp.ell7@comdes.cl>

*Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por politica
interna de

nuestra Carporacidn no se aceptan facturas cedidas a Factoring,

*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que sera
procesado una vez cumplida |3 entrega total de |a solicitud segun orden
de

compra.

Enviado el: viernes, ﬂ?&eagustude 2020 07:56 | p.m.
Para: 'e117 lasabejitas@comdescalama.cl'
cei 17. Imb@jitaﬁ_@cnmdescalama cl>;

CC: 'CARLOS YUENG ASPET!' <cyueng@comdescalama,cl>;
'Iesmbar_@mmdescalam . <l~escubar@mnde5mlama rJ:




<srobles@comdescalama.cl>; 'Karina Pérez Saavedra’
<kmperez@comdescalama.cl>
Asunto: Firma Ustado

Estimada Directora

Muy buenas tardes esperando que se encuentre bien junto a su familia,
solicito a usted que pueda imprimir el listado de distribucién adjunto y
escanearlo firmado y timbrado para proceder con el pago de Ia factura N°
573

de la Libreria Kimberly (Patricia Inelda Rodriguez Barraza),
correspondiente

7 12 Orden de Compra N" 202000000536. De no ser posible esto solicito me
envie un correo en el cual sutoriza el pago de dicha factura; ya gue

los

productos fueron entregados en conformidad.

Lo anterjor para realizar el respectivo pago.

Atte

*Informarnos a nuestros distinguldos proveedores que por politica
interna de

nuestra Corporacion no se aceptan facturas cedidas a Factoring.

*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente gue sera
procesado una vez cumpiida la entrega total de |a solicitud segin orden
de

compra.



