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1/9/2020 ) Rdundcube Webmail :: Fwd: 3697 COTIZACION MERCEDES SPRINTER 213 CDI 23 JULIO 2020.xlsx

Asunto Fwd: 3697 COTIZACION MERCEDES SPRINTER 213 CDI 23
JULIO 2020.xlsx reundeuse
De Bryan Rodriguez <brodriguez@comdescalama.cl>
Destinatario  cyueng <cyueng@comdescalama.cl>
Cc <jsiarez@comdescalama.cl>, ximena velasquez arancibia

<ximenavelasquez.arancibia@gmail.com>, Lina Meneses Mufioz
<enfermeral.meneses@gmail.com>, Jorka Robles
<joruka33@gmail.com>, Evelyn Reygada Fernandez
<evelynreygada@gmail.com>, Solange Robles
<adquiproyecto@gmail.com>

Fecha 2020-09-01 13:16

o 3697 COTIZACION MERCEDES SPRINTER 213 CDI 23 JULIO 2020.pdf (~122 KB)

Don Carlos:

Junto con saludar, remito a usted solicitud de mantencién de ambulancia Mercedes Benz patente HVVP-34, la cual es
utilizada por el SAPU Norponiente.

Cabe destacar, que la Coordinacién del Servicio de Urgencia, remitira mafiana la solicitud por conducto regular, para
que se genere el respectivo acto administrativo.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo, se despide.

—————————— Forwarded message ---------

De: Jorka Robles <joruka33@gmail.com>

Date: mié., 19 de ago. de 2020 a la(s) 13:12

Subject: Fwd: 3697 COTIZACION MERCEDES SPRINTER 213 CDI 23 JULIO 2020.xlIsx
To: Bryan Rodriguez Cerda <brodriguez@comdescalama.cl>

Cc: eve reigada <evelynreigada@gmail.com>

Estimado Bryan, saludos cordiales, mediante |la presente envio a usted cotizacidn realizada para la mantencion de
nuestra ambulancia 34, la cual se debe realizar a los 47000 km y se encuentra ya en el momento, solo me respondio
una sola Empresa me imagino a razén de la contingencia, podria gestionarse la manutencidn del movil??

Atte :

—————————— Forwarded message ---------

De: <contacto@lubritexa.cl>

Date: jue., 13 ago. 2020 11:00

Subject: 3697 COTIZACION MERCEDES SPRINTER 213 CDI 23 JULIO 2020.xIsx
To: <joruka33@gmail.com>

Sta. Jorka

Junto con saludarle y segun |o solicitado.

Adjunto cotizacion para mantencion completa de vehiculo mercedes sprinter
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