Eraz@comdescalama.cl

De: sdubray@comdescalama.cl

Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 11:57 a. m.

Para: egraz@comdescalama.c|

CC: cyueng@comdescalama.cl; 'Jorge Mufioz Alborta'

Asunto: solicitud timbre DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION COMDES
Estimada:

Previos saludos, segtin lo conversado, favor su apoyo en compra de timbre de DIRECTOR DE GESTION Y
PLANIFICACION, modelo trodat printy 4630, color de tinta azul, para nuestro departamento

Agradeciendo desde ya,
Atte.

comcles
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Asistente Efecutiva Gestidn y Planificacio
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eg raz@comdescalama.cl

De: egraz@comdescalama.cl

Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 12:24 p. m.
Para: ‘Jorge Silva Gonzalez'

CC: ‘Cyueng’; 'jorge.munoz@comdescalama.cl'
Asunto: COTIZACION COMDES CALAMA
Importancia: Alta

Don Jorge, buenas tardes, solicito a usted cotizar a nombre de Comdes:

1 un. modelo TRODAT PRINTY 4630
Leyenda:
DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION

*x¥®**¥Letra color azul / mayuscula
Modalidad: Orden de compra / pago a 30 dfas.
Quedo atenta a su acuse de recibo.

Saludos cordiales,

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

Encargada de Adguisiciones

O egraz@comdescatama.cl
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rEeraIta@comdescaIama.cl

De: rperalta@comdescalama.cl

Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 12:02 p. m.

Para: ‘egraz@comdescalama.cl’

cc: ‘Janet Sorensen Andueza'; 'Jorge Munoz'; 'kpaez®comdescalama.cl'

Asunto: RE: Solicitud v°b® cuenta presupuestaria Material de oficina (correo solicitud D.G.P)

Estimada, buenos dias.
Junto con saludar, se otorga V° B® presupuestario.

Atentamente,

ROMINA PERALTA AYABIRE

Administrative Financiero Contable
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De: egraz@comdescalama.cl <egraz@comdescalama.cl>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 11:18 a. m.
Para: rperalta@comdescalama.cl

CC: 'Janet Sorensen Andueza’ <jsorensen@comdescalama.cl>; 'Jorge Munoz' <jorge.munoz@comdescalama.cl>;
kpaez@comdescalama.cl

Asunto: Solicitud v°b® cuenta presupuestaria Material de oficina (correo solicitud D.G.P)

Estimada buenos dias, junto con saludar, solicito a usted V°B® de presupuesto:

e Area 2 Unidad Central
e Cuenta presupuestaria: 215.22.04.001.001.001 , Material de oficina (timbre)
¢ Monto $29.750,-

Unidad requirente: Direccién Gestién y Planificacidn / correo de solicitud.
Agradezco de su confirmacién.

Saludos cordiales,

comdes

[ Corporacion Musizipal de Desarvolio Socisl |

Encargada de Adquisiciones
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