Elizabeth Graz Velasquez

De: Gladys Covarrubias J. <gcovarrubias@comdescalama.cl>

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2020 10:40 p. m.

Para: Elizabeth Graz Velasquez

cC: cyueng@comdes.cl; gcovarrubias@comdes.cl; ‘Michelle Diaz Escobar’
Asunto: Re: RV: Solicita V°B® - Emitir Orden de Compra _ Seguros de Vehiculos
Datos adjuntos: image001.jpg; image002.jpg

El 2020-06-24 22:08, Elizabeth Graz Velasquez escribié:
Srta. Gladys Covarrubias J.

Sr. Carlos Yueng A.

Mediante el presente, les saludo con atencién al tiempo que vengo a solicitar
autorizacidén para realizar emisidén de Orden de Compra a nombre de Liberty Compafiia
de Seguros, por un monto de $2.959.525, correspondiente a pago cuota seguro
vehiculos N° 17 — mes de Mayo.

Atentamente,

| Elizabeth Graz Velasquez

Coordinadora Adquisiciones Generales

egraz@comdescalama.cl

Tel. 552-711824 Cel:+569 57137828
www.comdescalama.cl

Av., Bernardo O'Higgins #1155 Vills Chice, Calama




De: Elizabeth Graz Velasquez [mailto:egraz@comdescalama.cl]

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2020 18:12

Para: 'jmaluenda@comdes.cl' <jmaluenda@comdes.cl>

CC: ‘jsorensen@comdes.cl' <jsorensen@comdes.cl>; 'Michelle Diaz Escobar' <mdiaz@comdescalama.cl>;
izegarra@comdes.cl' <izegarra@comdes.cl>; 'cyueng@comdes.cl' <cyueng@comdes.cl>

Asunto: Solicita V°B® - Cta. Presupuestaria 215.22.10.002.001.002 Seguros de Vehiculos

Estimada Jéssica buenas tardes,
Favor, solicito a Ud. V°B® para realizar orden de compra por el siguiente presupuesto:
- Depto. De Administracién
- Cta. Presupuestaria 215.22.10.002.001.002 Seguros de Vehiculos
- Monto $ 2.959.525.- cuota 17 pdlizas de seguro
= Facturas correspondientes al mes de Mayo de 2020

Quedo atenta a su confirmacién,

Saludos cordiales,

Elizabeth Graz Velasquez

&3 Coordinadora Adquisiciones Generales
k! Omdes egraz@comdescalama.cl
S ARRBA A 3 Tel. 552-711824 Cel:+569 57137828
TR mm——— ) www.comdescalama.cl
Av. Bernardo O'Higgins #1155 Villa Chica, Calama

Estimada.



Junto con saludar cordialmente en respuesta a la solicitud de realizar emisién de Orden de Compra a
nombre de Liberty Compafia de Seguros, por un monto de $2.959.525, favor proceder...

Bendiciones....

Atte.

%

omdes

Corporacién Municipal de Desarrollo Social de Calama

Gladys Covarrubias Jiménez
Directora de Gestién y Planificacion
Corporacion Municipal de Desarrollo Social Calama.
Cel 994949952 gcovarrubias@comdescalama.cl



